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1 Forord 
Kystplan AS er engasjert av Lerøy Midt AS for å bistå i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. 

 

1.1 Dispensasjonen gjelder fra følgende lovverk:  

Søknaden gjelder for utvidelse/endring av eksisterende akvakulturanlegg, hvor deler av 
fortøyningene kommer inn i område med arealformål Natur, fiske, ferdsel og friluftsliv – V. 

 

1.2 Kontaktinformasjon 

 
Prosjektinformasjon 

Dato 12.01.2023 
Oppdragsnr.:   3003745 
Oppdragsnavn:  Lerøy Fætten 
Utarbeidet av Turid Glørstad 
Kontrollert av Grethe Rostad 

 

Fagkyndig 
Organisasjonsnummer 990958246  
Firma Kystplan AS 
Besøksadresse Torget 3, 7240 Hitra 
Postadresse Pb. 4, 7239 Hitra 
E-post turid.glorstad@kystplan.no 
Telefonnummer 90676355 
Kontaktperson Turid Glørstad 

 

Tiltakshaver 
Organisasjonsnummer 985848718 
Navn Lerøy Midt AS 
Kontaktperson Jøran Skar 
Adresse Industriparken 31, 7246 Sandstad 
E-post joran.skar@leroymidt.no 
Telefon nummer 99599951 

 
 

l Forord
Kystplan ASer engasjert av Lerøy Midt ASfor å bistå i forbindelse med søknad om
dispensasjon.

l . l Dispensasjonen gjelder fra følgende lovverk:

Søknaden gjelder for utvidelse/endring av eksisterende akvakulturanlegg, hvor deler av
fortøyningene kommer inn i område med arealformål Natur, fiske, ferdsel og friluftsliv- V.

1.2 Kontaktinformasjon

Prosjektinformasjon
Dato 12.01.2023
Oppdragsnr.: 3003745
Oppdragsnavn: Lerøy Fætten
Utarbeidet av Turid Glørstad
Kontrollert av Grethe Rostad

Fagkyndig
Organisasjonsnummer 990958246
Firma Kystplan AS
Besøksadresse Torget 3, 7240 Hitra
Postadresse Pb. 4, 7239 Hitra
E-post tu rid.glorstad@kystplan.no
Telefonnummer 90676355
Kontaktperson Turid Glørstad

Tiltakshaver
Organisasjonsnummer 985848718
Navn Lerøy Midt AS
Kontaktperson Jøran Skar
Adresse Industriparken 31, 7246 Sandstad
E-post joran.skar@leroymidt. no
Telefon nummer 99599951
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2 Sammendrag 

 
Oversiktskart 

 

Det søkes dispensasjon fra formål Natur, fiske, ferdsel og friluftsliv (V) for fortøyning av 
akvakulturanlegg. 

 

 
Kartutsnitt med eksisterende anlegg rosa og omsøkt anlegg grått 
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Utsnitt fra situasjonsplan med kommuneplankart 

 

 

Utsnitt fra situasjonsplan med planformål og avstandsmarkeringer 
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3 Begrunnelse 
I hht. Plan- og bygningslov kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen 
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 

3.1 Hensynet til planen 

Endring av det eksisterende anlegget vurderes ikke å påvirke verken natur, friluftsliv, ferdsel 
eller fiske i vesentlig grad. 

Hensynet til planen anses dermed ikke vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket. 

 

3.2 Hensynet til lovens formålsbestemmelse 

Loven skal bl.a. fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

Endring med tanke på ny teknologi vurderes ikke å tilsidesette hensynet til lovens 
formålsbestemmelse. 

 

3.3 Konsekvens for helse, miljø og sikkerhet 

Det er ikke funnet at tiltaket er vesentlig utsatt for flom, støy eller ras.  
Vi har ikke funnet momenter som tilsier at tiltaket får negative konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet, tilgjengelighet eller jordvernet. 

 

3.4 Fordeler og ulemper 

Tiltaket er til fordel for utvikling av næringen. 

En ser ikke vesentlige ulemper med tiltaket. 

 

4 Hensikt 
Hensikten med søknaden er å få endret anlegget fra 14 til 16 bur og slik at det blir doble bur. 
Anlegget ønskes flyttet ut på dypere sjø med tanke på å ta i bruk ny teknologi med 
nedsenkbare merder. 
 
 

3 Begrunnelse
I hht. Plan- og bygningslov kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

3.1 Hensynet til planen

Endring av det eksisterende anlegget vurderes ikke å påvirke verken natur, friluftsliv, ferdsel
eller fiske i vesentlig grad.

Hensynet t i l planen anses dermed ikke vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket.

3.2 Hensynet til lovens formålsbestemmelse

Loven skal bl.a. fremme bærekraftig utvikling t i l beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.

Endring med tanke på ny teknologi vurderes ikke å tilsidesette hensynet t i l lovens
formålsbestemmelse.

3.3 Konsekvens for helse, miljø og sikkerhet

Det er ikke funnet at tiltaket er vesentlig utsatt for flom, støy eller ras.
Vi har ikke funnet momenter som tilsier at tiltaket får negative konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet, tilgjengelighet eller jordvernet.

3.4 Fordeler og ulemper

Tiltaket er t i l fordel for utvikling av næringen.

En ser ikke vesentlige ulemper med tiltaket.

4 Hensikt
Hensikten med søknaden er å få endret anlegget fra 14 ti l 16 bur og slik at det blir doble bur.
Anlegget ønskes flyttet ut på dypere sjø med tanke på å ta i bruk ny teknologi med
nedsenkbare merder.
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5 Bakgrunn 
Anlegget søkes endret slik at det nå økes med to bur og det blir doble bur. Anlegget flyttes ut 
på dypere sjø enn det er i dag, med tanke på å ta i bruk ny teknologi med nedsenkbare 
merder. 
 

Fortøyningene starter på 8 meters dyp ved anlegget og går inn mot land ned til 10-12 meters 
dyp på det grunneste. Fortøyningspunktene på havbunnen ligger på mellom 80-100 meters 
dyp. 

 

6 Vurdering av ROS 
6.1 Konklusjon:   

Det er gjort en ROS-analyse. Det er ikke funnet at tiltaket har negativ innvirkning på temaene 
som er vurdert. 

6.2 Adkomst  

Via båt fra etablert landbaseanlegg. 

6.3 Vann og avløp 

Ikke relevant for søknaden. 

6.4 Dyrket mark 

Ikke relevant for søknaden. 

6.5 Oppdeling naturområder, landbruk 

Tiltaket vil ikke dele opp landbruk- eller naturområder. 

6.6 Biologisk mangfold 

Man har ikke kjennskap til arter av forvaltningsinteresse i området. 

6.7 Kulturminner og annen bevaring 

Man har ikke kjennskap til at det er kulturminner i området.  

6.8 Geologiske forekomster 

Man har ikke kjennskap til geologiske forekomster som påvirkes av tiltaket. 

6.9 Natur 

Man har ikke kjennskap til at dette området er viktig for bevaring av naturmangfold. 

 

5 Bakgrunn
Anlegget søkes endret slik at det nå økes med to bur og det blir doble bur. Anlegget flyttes ut
på dypere sjø enn det er i dag, med tanke på å ta i bruk ny teknologi med nedsenkbare
merder.

Fortøyningene starter på 8 meters dyp ved anlegget og går inn mot land ned ti l 10-12 meters
dyp på det grunneste. Fortøyningspunktene på havbunnen ligger på mellom 80-100 meters
dyp.

6 Vurdering av ROS
6.1 Konklusjon:

Det er gjort en ROS-analyse. Det er ikke funnet at tiltaket har negativ innvirkning på temaene
som er vurdert.

6.2 Adkomst

Via båt fra etablert landbaseanlegg.

6.3 Vann og avløp

Ikke relevant for søknaden.

6.4 Dyrket mark

Ikke relevant for søknaden.

6.5 Oppdeling naturområder, landbruk

Tiltaket vil ikke dele opp landbruk- eller naturområder.

6.6 Biologisk mangfold

Man har ikke kjennskap ti l arter av forvaltningsinteresse i området.

6.7 Kulturminner og annen bevaring

Man har ikke kjennskap ti l at det er kulturminner i området.

6.8 Geologiske forekomster

Man har ikke kjennskap ti l geologiske forekomster som påvirkes av tiltaket.

6.9 Natur

Man har ikke kjennskap ti l at dette området er viktig for bevaring av naturmangfold.
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6.10 Friluftsliv 

Man har ikke kjennskap til friluftsinteresser i området. 

6.11 Fiskeri 

Anlegget med fortøyninger berører ikke registrerte låssettingsplasser eller fiskeplasser for 
aktive eller passive redskaper. 

Tiltaket ligger innenfor registrert gytefelt for torsk. Endring av arealet på det eksisterende 
akvakulturanlegg for laks, vurderes ikke å ha negativ påvirkning for gytefelt torsk.  

 
Kartutsnitt med markert gytefelt torsk 

6.12 Eksponering og sårbart kulturlandskap 

Relativt åpent fjordlandskap med noe bratt terreng. Området er ikke registrert som sårbart 
kulturlandskap og er lite bebygd. 

6.13 Støy 

Det er ikke registrert fare for støy i området. 

6.14 Ras og flom 

Det er ikke registrert fare for ras eller flom i området. 

6.15 Avstand til sjø eller vassdrag 

Tiltaket ligger i sjøen. 

6.16 Ferdsel 

Anlegget ligger inntil farledsareal. Førtøyningene går inn i farledsarealet og biled. 
Bunnfestene ligger på 80-100 meters dyp. Anlegget med forankringene vurderes derfor ikke 
til å påvirke ferdsel i området. 

6.10 Friluftsliv

Man har ikke kjennskap ti l friluftsinteresser i området.

6.11 Fiskeri

Anlegget med fortøyninger berører ikke registrerte låssettingsplasser eller fiskeplasser for
aktive eller passive redskaper.

Tiltaket ligger innenfor registrert gytefelt for torsk. Endring av arealet på det eksisterende
akvakulturanlegg for laks, vurderes ikke å ha negativ påvirkning for gytefelt torsk.

EiMes

I ; ' ! ?
..,_,.,;. ... , Hennset

Kartutsnitt med markert gytefelt torsk

6.12 Eksponering og sårbart kulturlandskap

Relativt åpent fjordlandskap med noe bratt terreng. Området er ikke registrert som sårbart
kulturlandskap og er lite bebygd.

6.13 Støy

Det er ikke registrert fare for støy i området.

6.14 Ras og flom

Det er ikke registrert fare for ras eller flom i området.

6.15 Avstand til sjø eller vassdrag

Tiltaket ligger i sjøen.

6.16 Ferdsel

Anlegget ligger inntil farledsareal. Førtøyningene går inn i farledsarealet og biled.
Bunnfestene ligger på 80-100 meters dyp. Anlegget med forankringene vurderes derfor ikke
ti l å påvirke ferdsel i området .
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Kartutsnitt med markert farledsareal 

 

 

7 Kilder 
- GisLink-karttjenester som driftes av Statsforvalteren i Møre og 

Romsdal, Statsforvalteren i Trøndelag, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune 

- Fiskeridirektoratet (Yggdrasil, 2022) 
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Kartutsnitt med markert farledsarea/

7 Kilder
- Gislink-karttjenester som driftes av Statsforvalteren i Møre og

Romsdal, Statsforvalteren i Trøndelag, Møre og Romsdal
fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune

- Fiskeridirektoratet {Yggdrasil, 2022)

.!?ISl.K Y S L A N Søknad om dispensasjon 10 av 10

https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/
https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/
https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/
https://mrfylke.no/
https://mrfylke.no/
https://www.trondelagfylke.no/

